
Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: FACTURA
Caballero, Angel <angelcaballero@cafyc.es> 10 de julio de 20
Para: expedientes@redclaimer.es

Caballero, Angel
angelcaballero@cafyc.es
_______________________________
CENTRO AUDITOR FISCAL Y CONTABLE
Calle de Alcalá, 187 – 1ª plta.
28009 Madrid
Tlf. +34 914011587- Fax. + 34 914024854
www.cafyc.es
 
 
La empresa responsable del tratamiento de los datos es Centro Auditor Fiscal y Contable, S.L. con número de identificación fiscal B28613560 y dirección en la Calle de Alcalá, 187 de M
La finalidad es gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con Centro Auditor Fiscal y Contable, S.L. Está
legitimada por tratar sus datos bien en base a la ejecución contractual (art. 6.1.b RGPD), o en base al interés legítimo de la sociedad (artículo 6.1.f RGPD). Sus datos no serán cedidos
terceros, salvo obligación legal. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como solicitar información adicional y detallada sobre nuestras políticas de protección de datos en
nuestra página web: http://www.cafyc.es La información contenida en el presente correo electrónico es confidencial; en el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le ro
borre el mensaje y nos lo comunique a la presente dirección de correo electrónico.

Begin forwarded message:

From: isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com>
Subject: Re: FACTURA
Date: 18 October 2023 at 10:44:17 CEST
To: Angel Caballero <angelcaballero@cafyc.es>

Buenos días Angel

Primero quiero agradecerte tu paciencia.
Voy a ir haciendo pagos a cuenta a partir de Noviembre que es cuando empezamos a cobrar el alquiler de las instalaciones.

Un saludo

El mié, 18 oct 2023 a las 10:31, Angel Caballero (<angelcaballero@cafyc.es>) escribió:
Buenos días Isabel,

¿Que tal estás? ¿Como va todo?  Espero que estés muy bien.

Te molesto únicamente para preguntarte sobre la factura de auditoría de Benmovil que tenemos aun pendiente.

Dime algo por favor.

Mucha gracias,
Angel Caballero

Caballero, Angel
angelcaballero@cafyc.es
_______________________________
CENTRO AUDITOR FISCAL Y CONTABLE
Calle de Alcalá, 187 – 1ª plta.
28009 Madrid
Tlf. +34 914011587- Fax. + 34 914024854
www.cafyc.es
 
 
La empresa responsable del tratamiento de los datos es Centro Auditor Fiscal y Contable, S.L. con número de identificación fiscal B28613560 y dirección en la Calle de
Alcalá, 187 de Madrid. La finalidad es gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con Centro Auditor
Fiscal y Contable, S.L. Está legitimada por tratar sus datos bien en base a la ejecución contractual (art. 6.1.b RGPD), o en base al interés legítimo de la sociedad (artículo 6.1.
RGPD). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como solicitar información adicional y detallada sobre
nuestras políticas de protección de datos en nuestra página web: http://www.cafyc.es La información contenida en el presente correo electrónico es confidencial; en el
supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el mensaje y nos lo comunique a la presente dirección de correo electrónico.

On 19 May 2023, at 16:15, isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com> wrote:

Buenas tardes Angel

Disculpa por la espera y gracias por tu paciencia.
La primera semana de Junio me van a liquidar una cantidad importante que nos debe la marca y te liquido la factura totalmente.

Un saludo

El vie, 19 may 2023 a las 13:48, Angel Caballero (<angelcaballero@cafyc.es>) escribió:
Buenos días Isabel,

Que tal estás hermosa.

Nada. Te molesto solo por lo que ya sabes.  Dime algo por favor.

Muchas gracias,
Angel Caballero

From: Angel Caballero <angelcaballero@cafyc.es>
Sent: 28 April 2023 13:22
To: isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com>
Subject: Re: FACTURA
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Buenos días Isabel,

Deseo que estéis todos muy bien.

Te molesto únicamente para pedirte por favor si pudieras hacer algun pago de la factura que tenemos pendiente.

Mil gracias por todo,
Un saludo,
Angel Caballero

From: Angel Caballero <angelcaballero@cafyc.es>
Sent: 22 February 2023 12:08
To: isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com>
Subject: Re: FACTURA
 
Muchísimas gracias Isabel,

Un saludo,
Angel

On 22 Feb 2023, at 11:09, isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com> wrote:

Buenos días Angel

Te acabo de hacer una transferencia de 1623 euros.

Disculpa las molestias que te estoy ocasionando.

Un saludo

El lun, 21 nov 2022 a las 22:07, Angel Caballero (<angelcaballero@cafyc.es>) escribió:
Hola Isabel,

Muchas gracias. Vale. En varios pagos está bien. Como tu mejor veas

Un saludo,
Angel

Am 21/11/22 um 17:42 schrieb isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com>:

﻿
Buenas tardes Angel

Disculpa que no te haya contestado antes, si no te importe te haré varios pagos para que no se me haga tanta bola.

Un saludo

El lun, 21 nov 2022 a las 16:44, Angel Caballero (<angelcaballero@cafyc.es>) escribió:
Buenos días Isabel,

Dime algo por favor cuando puedas. Hace tiempo que terminamos este trabajo.

Muchas gracias,

Un abrazo,
Angel

Begin forwarded message:

From: "Caballero, Angel" <angelcaballero@cafyc.es>
Subject: Fwd: FACTURA
Date: 28 October 2022 at 10:54:33 CEST
To: isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com>

Buenos días Isabel,

Deseo que estés todos muy bien (familia, Vicente y por supuesto tu).

Te molesto únicamente para ver si nos podías liberar la factura por la auditoría del año 2021. Según me indican
estaría pendiente de cobro.

Muchas gracias como siempre por toda tu ayuda
Un saludo,
Angel

Begin forwarded message:

From: "Caballero, Angel" <angelcaballero@cafyc.es>
Subject: FACTURA
Date: 4 July 2022 at 13:16:50 CEST
To: isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com>

Buenos días Isabel,

Deseo que estés muy bien.

Adjunto te envío la factura por la auditoría del año 2021 que teneos casi terminada.

Un abrazo y muchas gracias por todo,
Angel Caballero
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On 2 Jun 2022, at 17:14, isabel garcia <igarcisanchez@gmail.com> wrote:

Te adjunto firmada la carta de engargo

El jue, 2 jun 2022 a las 16:35, Angel Caballero (<angelcaballero@cafyc.es>)
escribió:

Hola Isabel,

He estado viéndolo con el equipo y no podemos de verdad bajar más los
honorarios. Ya vamos muy justos pues la regulación de auditoría cada vez nos
exige más y más trabajo.

Te envío la carta de encargo que teníamos preparada para enviaros en diciembre
pero con los 6.000 euros en lugar de los 7.000 euros que teníamos previstos. Ya
ves que es una rebaja considerable (14%).

Un abrazo y muchas gracias por todo,
Angel

On 24 May 2022, at 16:10, isabel garcia
<igarcisanchez@gmail.com> wrote:

Lo decia porque como este año no teneis que hacer inventario

El mar, 24 may 2022 a las 13:00, Angel Caballero
(<angelcaballero@cafyc.es>) escribió:

No puedo Isabel.  Ya nos haría incurrir en pérdidas.

Mira, te enseño como salió el proyecto el año pasado. Perdimos
1.600 euros en este proyecto.

<PastedGraphic-2.png>

On 24 May 2022, at 12:48, isabel garcia
<igarcisanchez@gmail.com> wrote:

Todo lo que nos rebajes nos vendrá genial.
Lo he comentado con Vicente y dice que si puede
ser 5500 euros.

Muchas gracias

El mar, 24 may 2022 a las 12:45, Angel Caballero
(<angelcaballero@cafyc.es>) escribió:

Buenos días Isabel,

Muchas gracias por enviarme los balances y las
cuentas anuales.

¿Te parece bien 6.000 euros por la auditoría? Es
un 8% inferior a lo que se ha facturado en años
anteriores.

Un abrazo,
Angel

On 24 May 2022, at 09:54, isabel
garcia <igarcisanchez@gmail.com>
wrote:

---------- Forwarded message ---------
De: Jesus Consultoria
Manzaneque
<jesus@asesoriamanzaneque.com>
Date: mar, 24 may 2022 a las 9:53
Subject: RE: CUENTAS ANUALES
BENMOVIL
To: isabel garcia
<igarcisanchez@gmail.com>

Ahí las tienes

 

De: isabel garcia
[mailto:igarcisanchez@gmail.com]
Enviado el: lunes, 23 de mayo de
2022 23:30
Para: Jesus Consultoria
Manzaneque
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Asunto: Re: CUENTAS ANUALES
BENMOVIL

 

Vale, pero me ha dicho que le
mandes las cuentas que
presentaste al registro 

 

El lun., 23 may. 2022 21:05, Jesus
Consultoria Manzaneque
<jesus@asesoriamanzaneque.com>
escribió:

Hola Isabel.

 

Los balances tienes que enviarle
en Excel los mismos que te salen
en la contabilidad cerrada,
serían los últimos que me
enviaste

 

De: isabel garcia
[mailto:igarcisanchez@gmail.
com]
Enviado el: lunes, 23 de mayo
de 2022 17:52
Para: Jesus Consultoria
Manzaneque
Asunto: CUENTAS ANUALES
BENMOVIL

 

Buenas tardes Jesus

 

He hablado con Angel Caballero
y me dice que le envies los
balances y las cuentas anuales
que has presentado para
empezar a trabajar.

 

Un saludo

--

Este mensaje se dirige
exclusivamente a su destinatario y
puede contener información
privilegiada o confidencial. Si no es
Vd. el destinatario indicado, queda
notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin
autorización está prohibida en virtud
de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le
rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía
y proceda a su destrucción. El
correo electrónico vía Internet no
permite asegurar la confidencialidad
de los mensajes que se transmiten
ni su integridad o correcta
recepción. Talleres Benavent S.A.
no asume ninguna responsabilidad
por estas circunstancias.

Su dirección de correo electrónico
junto a sus datos personales forman
parte de un fichero titularidad de
Talleres Benavent S.A., cuya
finalidad es la de mantener el
contacto con Ud. de acuerdo con la
legislación vigente en materia de
protección de datos y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos y garantía de
los derechos digitales. Usted puede
ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su
caso, oposición enviando una
solicitud por escrito, acompañada de
una fotocopia de su DNI dirigida a
Talleres Benavent S.A, Ctra. Madrid-
Alicante Km. 122, 45800 Quintanar
de la Orden (Toledo) o mediante
correo electrónico en el email
igarcisanchez@gmail.com

<CUENTAS-2021
CONCESIONARIA.pdf>
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